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Prot. OGS 2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

N. 153 DEL 01/08/2022
Oggetto: Liquidazione fatture/prestazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario Comunale)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25/03/2022 di approvazione del bilancio
pluriennale di previsione 2022-2024 con i suoi allegati compreso il DUP;

VISTO il vigente Statuto Comunale; -

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 € s.m.i.;

VISTA laL.R. 19 agosto1998, n. 46 ¢ s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

DATO ATTO che esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo
svolgimento dei compiti istituzionali -¢ spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi
meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

VISTA la comunicazione di Autogas Nord S.p.A. che ci informa che & stata variata solo la denominazione
della societa da Autogas Nord S.p.A. ad AGN Energia Spa e che tutti gli altri dati rimangono invariati;

VISTO Pallegato schema in cui si indicano le fatture/prestazioni da liquidare in regola con la regolarita
contributiva DURC, tracciabilita dei flussi di pagamento e controllo inadempienza art. 48bis DPR n. 602/73

ACQUISITT i pareri di regolarita tecnica e contabile, I’attestazione di copertura finanziaria ed il parere di
legittimita confermati con la sottoscrizione del presente atto;

protocollo@pec.comune. antey-st-andre.ao.it



DETERMINA

DI PROCEDERE alla liquidazione delle somme come indicato nello schema allegato.

I1 Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale

Dr.Roberto Artaz
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&

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giprno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune
per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal © 2 |Q vh B
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COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE'

PROSPETTO LIQUIDAZIONE FATTURE

Allegato a determina servizio amministrativo finanziario n. 153/2022

prot. fatt. n. del ditta importo impegno
4804/2022 183329/5 30/06/2022 AGN Energia S.p.A. 61,34 126/2022
4950/2022 183272/5 30/06/2022 AGN Energia S.p.A. 160,12 125/2022
4951/2022 183269/5 30/06/2022 AGN Energia S.p.A. 10,69 125/2022
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Antonella Grivon

Da: AGN Energia Aosta <agn.ao@agnenergia.com>
Inviato: martedi 12 luglio 2022 08:06

A: Antonella Grivon

Oggetto: R: richiesta informazioni.

Buongiorno,

la presente per informarla che abbiamo variato solo la denominazione dal 1 giugno e che tutti gli altri dati
rimangono invariati.

Cordiali saluti.

Da: Antonella Grivon [mailto:ant.grivon@comune.antey-st-andre.ao.it]
Inviato: lunedi 11 luglio 2022 15:12

A: agn.ao@agnenergia.com

Oggetto: I: richiesta informazioni.

Da: Antonella Grivon

Inviato: lunedi 11 luglio 2022 15:09

A: 'raffaella.crescentini@agnenergia.com' <raffaella.crescentini@agnenergia.com>
Oggetto: richiesta informazioni.

Buon pomeriggio,

con la presente, siamo a chiedere informazioni in merito all’intestazione delle vs. fatture in quanto le abbiamo
ricevute come AGN Energia, ma i nostri impegni sono stati caricati come Autogas Nord S.p.A.

In attesa di ricevere un vs. cortese cenno di riscontro, inviamo distinti saluti.

La dipendente incaricata
GRIVON Antonella



